



**SIJOITTAMISLUPA RakL 43 § JA 62 §**

**POIKKEAMISLUPA RakL 57 §**

<b>1. Rakennuspaikka</b>	Kiinteistötunnus	Rakennuspaikan pinta-ala	<input type="checkbox"/> Koko kiinteistö	<input type="checkbox"/> Määräala	
	Postiosoite				
<b>2. Hakija(t)</b> Rakennuspaikan haltijat.	Hakijan nimi	Puhelinnumero			
	Postiosoite	Sähköposti			
	Hakijan nimi	Puhelinnumero			
	Postiosoite	Sähköposti			
<b>3. Maksun veloitus</b>	Veloitettavan nimi	Puhelinnumero			
	Laskutusosoite				
<b>4. Asiamies</b> Jolla oikeus korjata hakemusta	Asiamiehen nimi	Puhelinnumero			
	Postiosoite	Sähköposti			
<b>5. Yhteydenpito ja kuuleminen</b>	<input type="checkbox"/> Haluan asioida vain sähköisesti. Hyväksyn myös tiedoksiannot ja kuulemiset pelkästään sähköisessä muodossa.				
	<input type="checkbox"/> Pyydän kuntaa hoitamaan naapurien kuuleminen siltä osin kuin hakija ei ole sitä hoitanut. Kuulemisesta veloitetaan kunnan taksan				
<b>5. Rakennushanke</b> Haetun rakentamisen ja olevien rakennuksien kerrosalat on myös oltava asemapiirroksessa	Lyhyt selostus <sup>mukaan</sup> hankkeesta			<input type="checkbox"/> Lisätietoja erillisellä liitteellä	
	<input type="checkbox"/> Uusi rakennus	<input type="checkbox"/> Uudisrakentamiseen verrattava laajennus tai korjaus ja muutostyö.	<input type="checkbox"/> Käyttötarkoituksen muutos	<input type="checkbox"/> Muu, mikä?	
	Rakennusmuoto*	Kerros määrä	Kerrosala (kem <sup>2</sup> )	Asuntojen lukumäärä	Muu tietoa
	Rakennuspaikalla olevat rakennukset, rakennustyyppi ja kerrosala				Purettavat rakennukset
<b>7. Liitteet</b> Katso erilliset ohjeet koskien liitteitä	<input type="checkbox"/> Asemapiirros, <b>pakollinen</b>				
	<input type="checkbox"/> Kiinteistörekisterikartta, kiinteistörekisteriote ja lainhuutodistus, <b>pakolliset</b>				
	<input type="checkbox"/> Ote asema- tai yleiskaavasta (kaupungin vahvistama), pakollinen, jos alueella on oikeusvaikutteinen kaava.				
	<input type="checkbox"/> Kauppakirja tai vuokrasopimus (jos se vaikuttaa hallintaoikeuteen)				
	<input type="checkbox"/> Ote kaupparekisteristä (jos hakija on juridinen henkilö)				
	<input type="checkbox"/> Selvitykset naapureiden tiedottamisesta ja kuulemisesta (jos hakija on hoitanut kuuleminen)				
	<input type="checkbox"/> Valtakirja (jos asiamies on valtuutettu)				
	<input type="checkbox"/> Muita liitteitä:				
<b>8. Päätöksen toimitus</b>	<input type="checkbox"/> Postitse	<input type="checkbox"/> Sähköposti	<input type="checkbox"/> Hakijalle	<input type="checkbox"/> Asiamiehelle	<input type="checkbox"/> Veloitettavalle
	<b>9. Hakijoiden allekirjoitukset</b> Kaikkien hakijoiden allekirjoitus, jos valtuutettu asiamies ei ole allekirjoittajana.				
Paikka ja päivämäärä					
Allekirjoitus ja nimenselvennys			Allekirjoitus ja nimenselvennys		

KOHDAT 10 JA 11 TÄYTETÄÄN VAIN JOS HAKEMUS KOSKEE POIKKEAMISLUPA

Hakijan nimi

<p><b>10. Poikkeamiset</b> Mistä määräyksistä poiketaan?</p>	<p>Hakemuksella poiketaan seuraavista:</p> <table border="0"><tr><td><input type="checkbox"/> Asemakaava MRL 58 §</td><td><input type="checkbox"/> Rakennusjärjestys MRL 14 §</td><td><input type="checkbox"/> Ei kaavoitettu ranta-alue MRL 72 §</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Osayleiskaava MRL 43 §</td><td><input type="checkbox"/> Kiellot asemakaavaa laadittaessa MRL 53 §</td><td><input type="checkbox"/> Muu, mikä? (anna tietoa alla)</td></tr></table> <p>Mistä määräyksistä haetaan poikkeaminen <input type="checkbox"/> Lisätietoja erillisellä liitteellä</p>	<input type="checkbox"/> Asemakaava MRL 58 §	<input type="checkbox"/> Rakennusjärjestys MRL 14 §	<input type="checkbox"/> Ei kaavoitettu ranta-alue MRL 72 §	<input type="checkbox"/> Osayleiskaava MRL 43 §	<input type="checkbox"/> Kiellot asemakaavaa laadittaessa MRL 53 §	<input type="checkbox"/> Muu, mikä? (anna tietoa alla)
<input type="checkbox"/> Asemakaava MRL 58 §	<input type="checkbox"/> Rakennusjärjestys MRL 14 §	<input type="checkbox"/> Ei kaavoitettu ranta-alue MRL 72 §					
<input type="checkbox"/> Osayleiskaava MRL 43 §	<input type="checkbox"/> Kiellot asemakaavaa laadittaessa MRL 53 §	<input type="checkbox"/> Muu, mikä? (anna tietoa alla)					
<p><b>11. Perustelut</b> Anna perustelut kaikille haetuille poikkeamisille.</p> <p>Liitty yleensä paikkaan ja sen maankäyttöön, maisemakuvaan, ympäristöön, ym.</p>	<p>Poikkeamisten perustelut <input type="checkbox"/> Lisätietoja erillisellä liitteellä</p>						